Ing. Dagmar Jirkova

Od: Daniela Havlikovad <daniela.havlikova@svupraha.cz>
Odeslano: 16. Unora 2017 10:05

Komu: dagmar jirkova@svupraha.cz

Predmét: FW: obj.c.G-R-80/0M/17

From: Daniela Havlikova [mailto:daniela.haviikova@svupraha.cz]
Sent: Friday, February 10, 2017 6:57 PM

To: alexandr.supina@svupraha.cz

Subject: FW: obj.c.G-R-80/0M/17

From: Katefina Hornickd [mailto:Katerina.Hornicka@alza.cz]
Sent: Friday, February 10, 2017 1:41 PM

To: Daniela Havlikava

Subject: RE: obj.c.G-R-80/0M/17

Dobry den, pani Havlikova,
Dékuji za zaslanou objedndvku.

Konecna zakdzka je zde:
https://www.alza.cz/Apps/pdfdoc.asp?d=120456410N&x=2F91239043A23041E7811342FF415D

Fakturovand ¢astka 66 170,- V¢ DPH se splatnosti 14 dnd.
Je takto za Vas v pofadku?
Pokud ano, zakazku dnes fakturuji.

S pozdravem a pfanim hezkého dne

Katefina Hornicka

From: Daniela Havltkova [mailto:daniela.havlikova@svupraha.cz]
Sent: Friday, February 10, 2017 1:25 PM

To: Katefina Hornicka <Katerina.Hornicka@alza.cz>

Subject: obj.¢.G-R-80/0M/17

Dobry den,

v pfiloze Vam zasilam nasi objednavku.



